
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM

2019-2020 / Kurumsal Denemeler / KDS-1 / 6.Sınıf Deneme Sınavı-1 21-12-2019
Bingöl - MERKEZ - Turgut Özal İmam Hatip
No Ögr.Bilgileri Snf/Şb

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 21 - MUHAMMED TAHA KETBOĞA 6 / A 14 1 13.67 10 0 10.00 7 3 6.00 9 1 8.67 13 2 12.33 12 3 11.00 65.00 10.00 61.67 446.670 41 8 8 1
2 20 - MEHTİ MİRAÇ YALÇIN 6 / A 12 3 11.00 7 3 6.00 5 4 3.67 7 3 6.00 9 6 7.00 9 6 7.00 49.00 25.00 40.67 365.559 836 174 174 2
3 15 - HASAN KAYA 6 / A 8 5 6.33 9 1 8.67 7 3 6.00 6 2 5.33 7 3 6.00 9 6 7.00 46.00 20.00 39.33 336.770 1286 257 257 3
4 13 - BERAT KARABACAK 6 / A 7 6 5.00 8 1 7.67 4 4 2.67 7 3 6.00 7 3 6.00 7 7 4.67 40.00 24.00 32.01 311.015 1779 364 364 4
5 12 - YAREN NUR ORMAN 6 / A 7 5 5.33 4 5 2.33 5 4 3.67 5 4 3.67 8 6 6.00 7 8 4.33 36.00 32.00 25.33 303.544 1934 394 394 5
6 27 - NİDANUR AKSU 6 / A 7 4 5.67 6 3 5.00 5 5 3.33 0 10 -3.33 6 9 3.00 7 5 5.33 31.00 36.00 19.00 288.519 2255 458 458 6
7 25 - YASİR KOÇ 6 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 7 3 6.00 7 8 4.33 5 10 1.67 39.00 36.00 27.01 286.200 2297 468 468 7
8 40 - HASAN B BULUT 6 / A 6 9 3.00 9 1 8.67 4 6 2.00 5 5 3.33 5 1 4.67 6 7 3.67 35.00 29.00 25.34 282.756 2365 484 484 8
9 39 - MELİSA ATABEY 6 / A 5 8 2.33 7 2 6.33 4 6 2.00 4 4 2.67 3 8 0.33 8 6 6.00 31.00 34.00 19.66 263.541 2754 559 559 9

10 23 - MUHAREM BARUTCUK 6 / A 7 8 4.33 6 4 4.67 7 3 6.00 1 9 -2.00 4 11 0.33 7 8 4.33 32.00 43.00 17.66 262.907 2766 563 563 10
11 14 - AYŞENUR HANSU 6 / A 5 8 2.33 7 3 6.00 7 3 6.00 5 4 3.67 4 10 0.67 5 8 2.33 33.00 36.00 21.00 248.996 3093 628 628 11
12 29 - SEDAT AL* AŞ 6 / A 6 9 3.00 3 7 0.67 3 7 0.67 3 7 0.67 5 9 2.00 5 9 2.00 25.00 48.00 9.01 243.715 3221 657 657 12
13 18 - MERYEM AYDIN 6 / A 7 8 4.33 4 5 2.33 2 8 -0.67 4 6 2.00 5 10 1.67 4 11 0.33 26.00 48.00 9.99 241.578 3270 666 666 13
14 22 - SIRMA SEVİŞ 6 / A 4 11 0.33 3 7 0.67 7 3 6.00 3 7 0.67 4 11 0.33 7 8 4.33 28.00 47.00 12.33 237.726 3367 690 690 14
15 24 - OZAN KILIÇ 6 / A 5 10 1.67 5 5 3.33 3 6 1.00 4 6 2.00 4 8 1.33 5 10 1.67 26.00 45.00 11.00 234.707 3449 709 709 15
16 16 - MEHTAP BUTAKU 6 / A 8 7 5.67 6 4 4.67 6 4 4.67 2 8 -0.67 2 13 -2.33 4 11 0.33 28.00 47.00 12.34 231.381 3532 722 722 16
17 17 - HASAN AYÇİÇEK 6 / A 5 10 1.67 8 2 7.33 4 6 2.00 3 7 0.67 3 12 -1.00 5 10 1.67 28.00 47.00 12.34 224.978 3685 746 746 17
18 26 - HARUN GÜLER 6 / A 6 9 3.00 6 4 4.67 3 7 0.67 2 8 -0.67 2 12 -2.00 4 11 0.33 23.00 51.00 6.00 213.070 3933 808 808 18

Genel 4.69 4.92 2.71 4.48 4.53 4.29 25.63 293.538 4522
İl 4.77 4.99 2.84 4.28 4.49 4.46 25.83 294.751 916

İlçe 4.77 4.99 2.84 4.28 4.49 4.46 25.83 294.751 916
Kurum 4.68 5.20 3.35 2.48 2.81 3.78 22.32 279.091 18

ORTALAMALAR KATILIMLAR


